De: Paola Sanchez Garcia paola.sanchez@NETCheck.es &
Asunto: RE: AGUA ABEDUL
Fecha: 19 de diciembre de 2022, 14:23
Para: Victoria Lopez vimeseguer@mac.com

Buenas tardes Victoria,
En la factura que te mando aparece con el IVA de la refacturacién.

Por favor miralo cuando puedas. Gracias,
Paola.

Paola Sanchez Garcia

Account Manager

Email: paola.sanchez@netcheck.es

(T) +34 91 578 47 38 (M) 650 770 162

Direccion: C/ de Veldzquez 150, 3°-2 (28002) Madrid
www.netcheck.es

#HeadingToABrighterFuture

ENS-0170/21

De: Victoria Lopez <vimeseguer@mac.com>

Enviado el: viernes, 16 de diciembre de 2022 14:51

Para: Paola Sanchez Garcia <paola.sanchez@NETCheck.es>
Asunto: Re: AGUA ABEDUL

La factura del Canal con Iva incluido es de 108,10 no?
Si te parece espero al lunes para aclarar lo del agua.
No tengo ni calefaccién ni agua caliente desde hace dos dias. Y supongo que mas dias hasta que

arreglen la chimenea.

gracias
Victoria

El 16 dic 2022, a las 11:15, Paola Sanchez Garcia <paola.sanchez@NETCheck.es>
escribio:

Buenos dias Victoria,

Gracias por el ingreso tan rdpido, faltaria la parte del iva ya que al ser sociedad
tendriamos que refacturarlo, y es que si no se descuadra con la facturay la
contabilidad.

Si quieres ya para enero se hace la diferencia.
Saludos,
Paola.
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Paola Sanchez Garcia
Account Manager
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De: Paola Sanchez Garcia

Enviado el: jueves, 15 de diciembre de 2022 9:43

Para: m victoria lopez meseguer <vimeseguer@mac.com>
Asunto: AGUA ABEDUL

Buenos dias Victoria,
Te mando la refactura del agua.

Mil gracias y felices fiestas si no hablamos!
Paola.

Paola Sdnchez Garcia
Account Manager
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“Este mensaje y sus documentos anexos pueden contener informacion confidencial y atafie exclusivamente a
las personas a las que va dirigido. Si usted no es el destinatario de este mensaje, cualquier uso, difusion o
copia estan prohibidos legalmente. Si lo ha recibido por error, por favor notifiquelo al remitente inmediatamente
devolviendo este correo electronico o notifiquelo en la direccion siguiente: protecciondatos @netcheck.es y
luego proceda a destruirlo.”

AVISO: En cumplimiento de la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y
garantia de los derechos digitales y lo dispuesto en el nuevo Reglamento Europeo de Proteccion de datos
(Reglamento UE 2016/679 de 27 de Abril de 2016), los datos de caracter personal que nos proporcione son
incorporados a un fichero cuyo responsable es NETCheck, S.A. , ubicada en calle Velazquez, 150, 3° 2,
28002- Madrid, Espafa, con la finalidad exclusiva de mantener nuestras relaciones con Vd. En cualquier
momento podra ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion, supresion, oposicion, limitacién del tratamiento
y portabilidad, mediante un escrito al que se acomparie una copia de un documento acreditativo de su
identidad, en la siguiente direccion: protecciondatos @netcheck.es
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