
De: Victoria López Meseguer vlmeseguer@mac.com
Asunto: Fwd: PRESUPUESTO PISCINA C/ ABEDUL 22
Fecha: 9 de julio de 2021, 9:37

Para: 2014, S. Darcosa infodarcosa2014@yahoo.com

Inicio del mensaje reenviado:

De: Paola Sanchez Garcia <paola.sanchez@netcheck.es>
Fecha: 9 de julio de 2021, 9:34:23 CEST
Para: Victoria Lopez <vlmeseguer@mac.com>
Asunto: RE: PRESUPUESTO PISCINA C/ ABEDUL 22

Buenos	dias,
	
Adjunto	presupuesto	firmado.
Saludos,
Paola.
	
	

Paola Sánchez García
Responsable Financiera

www.netcheck.es
Sede Central
C/ Francisco Campos, 22 bajo (28002 Madrid)
(T) +34 91 578 47 38 - (M) 650 77 01 62
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De:	Victoria	Lopez	<vlmeseguer@mac.com>
Enviado	el:	viernes,	9	de	julio	de	2021	8:46
Para:	Paola	Sanchez	Garcia	<paola.sanchez@NETCheck.es>
Asunto:	Fwd:	PRESUPUESTO	PISCINA	C/	ABEDUL	22
	
Buenos	días,	Paola.	
¿Me	puedes	enviar	este	presupuesto	firmado?
	
Gracias
	
Victoria

Inicio	del	mensaje	reenviado:
	
De:	cosmin	ciure	<ciure.cosmin79@yahoo.com>
Asunto:	Rv:	PRESUPUESTO	PISCINA	C/	ABEDUL	22
Fecha:	1	de	julio	de	2021,	15:02:17	CEST
Para:	vlmeseguer@mac.com
	
	

Cosmin	Ciure	
DARCOSA	2014	S.L.
Tel.	670768265

Inicio	del	mensaje	reenviado:

De:	"DARCOSA	2014,	S.L."	<infodarcosa2014@yahoo.com>
Fecha:	1	de	julio	de	2021,	13:38:12	CEST
Para:	COSMIN	CIURE	<ciure.cosmin79@yahoo.com>
Asunto:	PRESUPUESTO	PISCINA	C/	ABEDUL	22
Responder	a:	"DARCOSA	2014,	S.L."
<infodarcosa2014@yahoo.com>

Buenos días,
 
Adjunto el presupuesto para la
rehabilitación de la piscina.
 
Muchas gracias, un saludo
 
Carmen
 
DARCOSA 2014, S.L.
C/ Santa Teresa, 8 - Local
28320 Pinto
Madrid
Tel.: 910405462
infodarcosa2014@yahoo.com 
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“Este mensaje y sus documentos anexos pueden contener información confidencial y atañe exclusivamente a las personas a las que va
dirigido. Si usted no es el destinatario de este mensaje, cualquier uso, difusión o copia están prohibidos legalmente. Si lo ha recibido por
error, por favor notifíquelo al remitente inmediatamente devolviendo este correo electrónico o notifíquelo en la dirección siguiente:
protecciondatos@netcheck.es y luego proceda a destruirlo.”

AVISO: En cumplimiento de lo dispuesto en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de datos (Reglamento UE 2016/679 de 27 de Abril
de 2016), los datos de carácter personal que nos proporcione son incorporados a un fichero cuyo responsable es NETCheck, S.A. , ubicada
en calle Francisco Campos, 22, bajo B, 28002- Madrid, España, con la finalidad exclusiva de mantener nuestras relaciones con Vd. En
cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad,
mediante un escrito al que se acompañe una copia de un documento acreditativo de su identidad, en la siguiente dirección:
protecciondatos@netcheck.es

DARCOSA 2014 S.L.
Av. Pintor Antonio López, 11
28320 (Pinto) Madrid
CIF: B-87029096
Tel. 910405462 infodarcosa2014@yahoo.com

CLIENTE: EUROFINANCIACIÓN Y EUROINVERSIÓN, S.A. 
C/ FRANCISCO CAMPOS, 22 - BAJO B (28002 MADRID)

OBRA: REHABILITACIÓN PISCINA EN C/ ABEDUL, 22 (28036 MADRID)
                            PRESUPUESTO   10/01/07/2021

MEDICIÓN UD. DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO TOTAL

1 PA. SUMINISTRO DE MATERIAL RECOMENDADO POR 
FABRICANTE. 
6 Uds. Membrana poliuretano impermeabilizante incolora para 
piscinas Idroless (Ref. AHES239v854) 1.022,50€ 1.022,50€

1 PA. VACIADO Y LIMPIEZA DE LA PISCINA CON KARCHER A 
PRESIÓN. 350,00€ 350,00€

1 PA. REVISIÓN DE GRESITE DE LA PISCINA ENTERA, SELLADO DE 
GRIETAS Y LECHADA EN LOS PUNTOS NECESARIOS 350,00€ 350,00€

1 PA. APLICACIÓN DE MEMBRANA DE POLIURETANO 
IMPERMEABILIZANTE TRES MANOS, SEGÚN FABRICANTE EN 
TODA LA SUPERFICIE DE LA PISCINA. 1.850,00€ 1.850,00€

TOTAL CAPÍTULO 1 3.572,50€

Total sin I.V.A. TOTAL PRESUPUESTO 3.572,50€

FONTANERÍA Y EVACUACIÓN

Al presupuesto se le añadirán los impuestos que correspondan.

Forma de pago: 50% EN CONCEPTO DE ADELANTO
                           50% A LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Se realizará prueba de estanqueidad a la finalización de los trabajos.

CONDICIONES DEL SERVICIO: 

Una vez recibido el adelanto, los trabajos se iniciarán a los dos días laborables.

(FIRMA Y SELLO CLIENTE)    
ACEPTO EL PRESUPUESTO                   

Remitir el presupuesto aceptado por email a:  infodarcosa2014@yahoo.com

DARCOSA 2014, S.L.U.

   En Madrid, a ____ de ________________ de 2021 
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