
De: Victoria Lopez vlmeseguer@mac.com
Asunto: Re: Piscina en calle abedul
Fecha: 8 de julio de 2021, 13:14

Para: Paola Sanchez Garcia paola.sanchez@NETCheck.es

Hola paola, 

Hola Paola, 
La transferencia de la renta de julio ya está enviada. Os llegará hoy o mañana. 
Llego tarde ya a solucionar lo de la piscina, por lo que tendré que arreglarla en agosto.

Al presupuesto de Darcosa que habéis elegido, sin vaciado: hay que añadirle el Iva del 21%.  El total sería de 3899,225.

Descontando el importe de los 3899,225 os abonaré   1000,77 € por el próximo agosto 2021.

gracias y feliz verano

Victoria
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El 8 jul 2021, a las 12:48, Paola Sanchez Garcia <paola.sanchez@NETCheck.es> escribió:

Buenos	dias	Victoria,
	
En	respuesta,	a	tu	correo,	encuentra	adjunto	el	presupuesto	aceptado.
	
Del	mismo,	por	favor	habría	que	descontar	la	par=da	que	no	nos	corresponde	aquí,	la	del	
vaciado	(350€).
	
No	creemos	que	la	piscina	tenga	un	problema	de	tal	calibre,	pero	sin	necesidad	de	entrar	en	
polémica	por	ello,	por	favor,	descuenta	de	la	renta	a	pagar	el	mes	de	julio	el	importe	total	que	
quedaría	4.900	-	3.222,50	=	1.677,50€.	Al	final	de	la	reparación	por	favor,	sin	animo	de	
ofender	ni	desconfiar,	mándanos	factura	y	jus=ficantes	de	los	arreglos	hechos	y	pagados.
	
Un	saludo,	
Paola.	
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De:	Victoria	López	Meseguer	<vlmeseguer@mac.com>	
Enviado	el:	viernes,	2	de	julio	de	2021	20:18
Para:	Paola	Sanchez	Garcia	<paola.sanchez@NETCheck.es>
Asunto:	Fwd:	Piscina	en	calle	abedul
	
Paola,	te	envio	presupuesto	de	otra	empresa.	
	
Gracias
	
Victoria

Inicio	del	mensaje	reenviado:

De:	Alexis	Gonzalez	<alexisglez@poolfabrique.com>
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De:	Alexis	Gonzalez	<alexisglez@poolfabrique.com>
Fecha:	2	de	julio	de	2021,	19:18:47	CEST
Para:	Victoria	Lopez	<vlmeseguer@mac.com>
Asunto:	Re:	Piscina	en	calle	abedul
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	 Buenas	tardes	Victoria:

	
Soy	Alex	de	la	empresa	Pool	Fabrique,	que	
ayer	hemos	estado	conversando	sobre	su	
solicitud	de	presupuesto	para	la	rehabilitación	
de	una	piscina,	Adjunto	le	envío	el
	presupuesto	solicitado.
	
En	nuestra	web	www.poolfabrique.com	podrá	
acceder	 a	 una	 descripción	 detallada	 de	
nuestro	 procedimiento	 de	 rehabilitación.	
También	encontrará	fotos	de	obras	(todas	son	
nuestras,	autorizadas	por	nuestros	clientes).	
	

Presentación	Rehabilitación
	
Le	recordamos	que	al	darle	me	gusta	a	nuestra
	 página	 en	 facebook	 podrás	 seguirnos	 para	
recibir	 novedades	 y	 ac=var	 el	 descuento	 que	
se	aplicará	en	su	presupuesto.
	
Espero	 que	 les	 resulte	 interesante,	 para	
cualquier	 aclaración	 o	 mayor	 información	
estoy	a	vuestra	disposición,
		
Un	cordial	saludo,
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Ing.	Alex	González	
Director	Comercial	Madrid
Mv.:	650	66	85	66
Tlf.:		915	21	19	20
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Centro	Comercial	Villacenter	-		Avd.	Príncipe	de	Asturias	129	-		Local	

A-21	-		Villaviciosa	de	Odón	-		28670	Madrid

	 La	presente	 comunicación	0ene	 carácter	 confidencial	 y	 es	 para	 el	 exclusivo	
uso	 del	 des0natario	 indicado	 en	 la	 misma,	 si	 Vd.	 no	 es	 el	 des0natario	
indicado,	se	le	informa	de	que	cualquier	modo	de	distribución,	reproducción	o	
uso	de	esta	comunicación	y/o	de	la	información	contenida	en	la	misma	están	
estrictamente	 prohibidos	 y	 podría	 ser	 ilegal.	 Si	 Vd.	 ha	 recibido	 esta	
comunicación	por	error,	por	 favor,	no0Cquelo	 inmediatamente	al	 remitente	
contestado	a	este	mensaje	y	proceda	a	con0nuación	a	destruirlo.	Gracias	por	
su	 colaboración.	 De	 acuerdo	 con	 la	 L.O.P.D.,	 el	 usuario	 queda	 informado	 y	
autoriza	la	inclusión	de	sus	datos	personales	en	un	fichero	0tularidad	de	Pool	
Fabrique	 CADEX,	 S.L.,	 siendo	 la	 finalidad	 del	 mismo	 el	 envío	 de	
comunicaciones	periódicas,	ofertas	de	 servicios,	 información	o	 cualesquiera	
otra	 fuera	 necesaria	 para	 la	 ges0ón	 y	 control	 de	 la	 ac0vidad	 de	 nuestra	
empresa,	el	cúal	no	será	compar0do	ni	cedido	a	terceros.	Si	lo	desea,	podrá	
usted	ejercitar	 los	derechos	de	acceso,	rec0ficación,	cancelación	y	oposición	
de	 sus	 datos	 enviando	 un	 mensaje	 a	 la	 dirección	 de	 correo	 electrónico:
	 poolfabrique@poolfabrique.com,	 indicando	 en	 la	 línea	 de	 "Asunto"	 el	
derecho	que	desea	ejercitar.

	 Antes	de	imprimir,	piensa	en	el	MEDIOAMBIENTE	-	Before	
prin:ng,	think	about	the	ENVIRONMENT

	

	
	
	
	

De:	Victoria	Lopez	<vlmeseguer@mac.com>
Fecha:	miércoles,	30	de	junio	de	2021,	10:08
Para:	<poolfabrique@poolfabrique.com>
Asunto:	Piscina	en	calle	abedul
	
Hola	Alexis,	
Te	paso	fotos	de	la	piscina	en	Calle	Abedul	22,	madrid	28036
Mi	teléfono	es	el	655686908
	
	
	
	
Medidas:	3,6	por	3,6	alto	1,70
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Muchas	gracias
Victoria	López,	amiga	de	Victor	Peña
	
	
El	presupuesto	=ene	que	ir	a	nombre	de:
	
EUROFINANCIACIÓN	Y	EUROINVERSION,	S.A.
	
C/	Francisco	Campos,	22	bajo	B
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28002	Madrid
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“Este mensaje y sus documentos anexos pueden contener información confidencial y atañe exclusivamente a las personas a las que va 
dirigido. Si usted no es el destinatario de este mensaje, cualquier uso, difusión o copia están prohibidos legalmente. Si lo ha recibido por 
error, por favor notifíquelo al remitente inmediatamente devolviendo este correo electrónico o notifíquelo en la dirección siguiente:
 protecciondatos@netcheck.es y luego proceda a destruirlo.”

AVISO: En cumplimiento de lo dispuesto en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de datos (Reglamento UE 2016/679 de 27 de Abril 
de 2016), los datos de carácter personal que nos proporcione son incorporados a un fichero cuyo responsable es NETCheck, S.A. , ubicada 
en calle Francisco Campos, 22, bajo B, 28002- Madrid, España, con la finalidad exclusiva de mantener nuestras relaciones con Vd. En 
cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, 
mediante un escrito al que se acompañe una copia de un documento acreditativo de su identidad, en la siguiente dirección:
 protecciondatos@netcheck.es
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