Asunto: Re: Caldera, piscina, desratizacion
Fecha: 6 de octubre de 2020, 10:11
Para: Paola Sanchez Garcia paola.sanchez@NETCheck.es

De: m victoria lopez meseguer vimeseguer@mac.com ’

Muchas gracias, Paola.
Feliz dia

Victoria

El 6 oct 2020, a las 9:45, Paola Sanchez Garcia <paola.sanchez@NETCheck.es> escribio:

Buenos dias Victoria,
Adjunto te mando justificante de pago de la piscina.

Saludos,
Paola.

Paola Sanchez Garcia
Responsable Financiera

Sede Central

C/ Francisco Campos, 22 bajo (28002 Madrid)
(T) +34 91 578 47 38 - (M) 650 77 01 62
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De: Paola Sanchez Garcia

Enviado el: domingo, 13 de septiembre de 2020 11:34
Para: m victoria lopez meseguer <vlmeseguer@mac.com>
CC: Guillermo Bizama <gbizama@finalianz.com>

Asunto: RV: Caldera, piscina, desratizacion

Buenos dias Victoria,

Necesito la factura a nombre de EURO para proceder al pago de la misma. Los datos son los
siguientes:

EUROFINACIACION Y EUROINVERSION, S.A.

C/Francisco Campos, 22 bajo B 28002- Madrid

C.I.F.: A-78979234

Saludos,
Paola.

Paola Sanchez Garcia
Responsable Financiera

) =  Sede Central

C/ Francisco Campos, 22 bajo (28002 Madrid)
(TY +34 91 K78 47 38 - (M) A0 77 01 A2
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De: Guillermo Bizama <gbizama@finalianz.com>

Enviado el: lunes, 7 de septiembre de 2020 19:52

Para: Paola Sanchez Garcia <paola.sanchez@NETCheck.es>
Asunto: Fwd: Caldera, piscina, desratizacion

Un saludo.

Guillermo Bizama
gbizama@finalianz.com
679 331 195

Inicio del mensaje reenviado:

De: m victoria lopez meseguer <vlmeseguer@me.com>
Fecha: 3 de septiembre de 2020, 9:13:30 CEST

Para: Guillermo Bizama <gbizama@finalianz.com>
Asunto: Caldera, piscina, desratizacién

Hola Guillermo,

Ayer no vino el fontanero. Tal y como esta lo del agua caliente necesito arreglarlo
cuanto antes y comprobar la calefaccién.

Esta siendo incdmodo tener que ir a ducharnos a otra casa.

Por otra parte, no me ha llamado nadie de desratizacién. Quizds pudieses
contactar con otra compaiiia.

Tengo pendiente el recibo de electricidad desde la fecha del contrato. ¢ Me decis
la parte proporcional del mes y cémo pagarlo?

Te paso mi numero de cuenta y la factura de la piscina por si Paola ya ha vuelto
de vacaciones y puede hacer transferencia.

gracias

Victoria Lopez Meseguer
ES4400190324874010031211
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gracias
Victoria
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“Este mensaje y sus documentos anexos pueden contener informacion confidencial y atafie exclusivamente a las personas a las que va
dirigido. Si usted no es el destinatario de este mensaje, cualquier uso, difusion o copia estan prohibidos legalmente. Si lo ha recibido por
error, por favor notifiquelo al remitente inmediatamente devolviendo este correo electronico o notifiquelo en la direccién siguiente:
protecciondatos @netcheck.es y luego proceda a destruirlo.”

AVISO: En cumplimiento de lo dispuesto en el nuevo Reglamento Europeo de Proteccion de datos (Reglamento UE 2016/679 de 27 de Abril
de 2016), los datos de caracter personal que nos proporcione son incorporados a un fichero cuyo responsable es NETCheck, S.A. , ubicada
en calle Francisco Campos, 22, bajo B, 28002- Madrid, Espafia, con la finalidad exclusiva de mantener nuestras relaciones con Vd. En
cualquier momento podra ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion, supresion, oposicion, limitacién del tratamiento y portabilidad,
mediante un escrito al que se acomparie una copia de un documento acreditativo de su identidad, en la siguiente direccion:

protecciondatos @netcheck.es
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