De: Victoria Lopez vimeseguer@mac.com &
Asunto: Re: agua abedul
Fecha: 13 de octubre de 2021, 10:22
Para: Paola Sanchez Garcia paola.sanchez@NETCheck.es

Hola Paola,

Acabo de ver que Remica me ha cobrado en la cuenta el arreglo del cuarto de caldera. Tengo domiciliados los pagos del mantenimiento,
No hay presion de agua y estan viendo de dénde puede venir.

Si quieres haces el descuento del agua.

; Les digo que hagan la factura a vuestro nombre?

vélvula de calefaccion ,




De:
Asunto:
Fecha:
Para:

RE: agua abedul
13 de octubre de 2021, 12:25
Victoria Lopez vimeseguer@mac.com

Paola Sanchez Garcia paola.sanchez@NETCheck.es & @

Buenos dias Victoria,

Pero el cuarto de la caldera se ha roto ahora? Que es lo que se ha roto?
Saludos,
Paola.

De: Victoria Lopez <vimeseguer@mac.com>

Enviado el: miércoles, 13 de octubre de 2021 10:22

Para: Paola Sanchez Garcia <paola.sanchez@NETCheck.es>
Asunto: Re: agua abedul

Hola Paola,
Acabo de ver que Remica me ha cobrado en la cuenta el arreglo del cuarto de caldera. Tengo
domiciliados los pagos del mantenimiento,

No hay presidn de agua y estan viendo de dénde puede venir.

Si quieres haces el descuento del agua.

¢Les digo que hagan la factura a vuestro nombre?
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Gracias

El 13 oct 2021, a las 10:07, Paola Sanchez Garcia <paola.sanchez@NETCheck.es>
escribid:

Buenos dias Victoria,



mailto:paola.sanchez@NETCheck.es

De:
Asunto:
Fecha:
Para:

Victoria Lopez Meseguer vimeseguer@mac.com
Re: agua abedul

13 de octubre de 2021, 12:31
Paola Sanchez Garcia paola.sanchez@netcheck.es

El agua pierde presion caliente pierde presion todas las semanas y esta fue la opcion que dio Remica.

El 13 oct 2021, a las 12:25, Paola Sanchez Garcia <paola.sanchez@netcheck.es> escribio:

Buenos dias Victoria,

Pero el cuarto de la caldera se ha roto ahora? Que es lo que se ha roto?
Saludos,
Paola.

De: Victoria Lopez <vimeseguer@mac.com>

Enviado el: miércoles, 13 de octubre de 2021 10:22

Para: Paola Sanchez Garcia <paola.sanchez@NETCheck.es>
Asunto: Re: agua abedul

Hola Paola,

Acabo de ver que Remica me ha cobrado en la cuenta el arreglo del cuarto de caldera. Tengo
domiciliados los pagos del mantenimiento,

No hay presion de agua y estdn viendo de donde puede venir.

Si quieres haces el descuento del agua.

éLes digo que hagan la factura a vuestro nombre?
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Gracias

El 13 oct 2021, a las 10:07, Paola Sanchez Garcia
<paola.sanchez@NETCheck.es> escribio:

Buenos dias Victoria,

Disculpame de nuevo, ha llegado el cargo hoy del agua. Si quieres para que no
te sea tan pesado, haz el ingreso ya con la renta de noviembre, como prefieras.

Saludos,
Paola.
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“Este mensaje y sus documentos anexos pueden contener informacién confidencial y atafie exclusivamente
a las personas a las que va dirigido. Si usted no es el destinatario de este mensaje, cualquier uso, difusion o
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inmediatamente devolviendo este correo electronico o notifiquelo en la direcciéon

siguiente: protecciondatos @netcheck.es y luego proceda a destruirlo.”

AVISO: En cumplimiento de la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales
y garantia de los derechos digitales y lo dispuesto en el nuevo Reglamento Europeo de Proteccion de datos
(Reglamento UE 2016/679 de 27 de Abril de 2016), los datos de caracter personal que nos proporcione son
incorporados a un fichero cuyo responsable es NETCheck, S.A. , ubicada en calle Velazquez, 150, 3° 2,
28002- Madrid, Espana, con la finalidad exclusiva de mantener nuestras relaciones con Vd. En cualquier
momento podra ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion, supresion, oposicion, limitacion del
tratamiento y portabilidad, mediante un escrito al que se acompane una copia de un documento acreditativo
de su identidad, en la siguiente direccion: protecciondatos @netcheck.es
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“Este mensaje y sus documentos anexos pueden contener informacion confidencial y atafie exclusivamente a las personas a las que va
dirigido. Si usted no es el destinatario de este mensaje, cualquier uso, difusién o copia estan prohibidos legalmente. Si lo ha recibido por
error, por favor notifiquelo al remitente inmediatamente devolviendo este correo electronico o notifiquelo en la direccion siguiente:
protecciondatos @netcheck.es y luego proceda a destruirlo.”

AVISO: En cumplimiento de la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos
digitales y lo dispuesto en el nuevo Reglamento Europeo de Proteccion de datos (Reglamento UE 2016/679 de 27 de Abril de 2016), los
datos de caracter personal que nos proporcione son incorporados a un fichero cuyo responsable es NETCheck, S.A. , ubicada en calle
Velazquez, 150, 3° 2, 28002- Madrid, Espafia, con la finalidad exclusiva de mantener nuestras relaciones con Vd. En cualquier momento
podra ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion, supresién, oposicion, limitacion del tratamiento y portabilidad, mediante un escrito al
que se acompafe una copia de un documento acreditativo de su identidad, en la siguiente direccion: protecciondatos @netcheck.es
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De:
Asunto:
Fecha:
Para:

Paola Sanchez Garcia paola.sanchez@NETCheck.es &
RE: agua abedul

13 de octubre de 2021, 13:26

Victoria Lépez Meseguer vimeseguer@mac.com

Pero disculpame Victoria, la caldera se arreglo ya en su dia. Esto ha sido a posteriori y es algo que no
debemos asumir con ellos.

Saludos,

Paola.

Paola Sanchez Garcia
Account Manager

www.netcheck.es
Sede Central
C/ Veldzquez, 150 3° 2 (28002 Madrid)
(T) +34 91 578 47 38 - (M) +34 650 77 01 62
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De: Victoria Lopez Meseguer <vimeseguer@mac.com> moved
Enviado el: miércoles, 13 de octubre de 2021 12:32

Para: Paola Sanchez Garcia <paola.sanchez@NETCheck.es>

Asunto: Re: agua abedul

El agua pierde presion caliente pierde presion todas las semanas y esta fue la opcidn que dio Remica.

El 13 oct 2021, a las 12:25, Paola Sanchez Garcia <paola.sanchez@netcheck.es> escribio:

Buenos dias Victoria,

Pero el cuarto de la caldera se ha roto ahora? Que es lo que se ha roto?
Saludos,
Paola.

De: Victoria Lopez <vimeseguer@mac.com>

Enviado el: miércoles, 13 de octubre de 2021 10:22

Para: Paola Sanchez Garcia <paola.sanchez@NETCheck.es>
Asunto: Re: agua abedul

Hola Paola,

Acabo de ver que Remica me ha cobrado en la cuenta el arreglo del cuarto de caldera. Tengo
domiciliados los pagos del mantenimiento,

No hay presion de agua y estdn viendo de dénde puede venir.

Si quieres haces el descuento del agua.

¢Les digo que hagan la factura a vuestro nombre?
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De: Victoria Lopez vimeseguer@mac.com
Asunto: Re: agua abedul
Fecha: 13 de octubre de 2021, 13:30
Para: Paola Sanchez Garcia paola.sanchez@NETCheck.es

En la factura pone “valvula de calefaccion”. Estaba enterrada en el suelo del cuarto de la caldera. Vieja y perdia agua.
Confio en que solo sea eso y que no venga la pérdida de agua de otro lugar mas dificil.

El 13 oct 2021, a las 13:26, Paola Sanchez Garcia <paola.sanchez@NETCheck.es> escribio:

Pero disculpame Victoria, la caldera se arreglo ya en su dia. Esto ha sido a posteriori y es algo que no
debemos asumir con ellos.

Saludos,
Paola.

Paola Sanchez Garcia
Account Manager
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De: Victoria Lopez Meseguer <vimeseguer@mac.com>
Enviado el: miércoles, 13 de octubre de 2021 12:32

Para: Paola Sanchez Garcia <paola.sanchez@NETCheck.es>
Asunto: Re: agua abedul

El agua pierde presion caliente pierde presidn todas las semanas y esta fue la opcidn que dio Remica.

El 13 oct 2021, a las 12:25, Paola Sanchez Garcia <paola.sanchez@netcheck.es> escribio:

Buenos dias Victoria,

Pero el cuarto de la caldera se ha roto ahora? Que es lo que se ha roto?
Saludos,
Paola.

De: Victoria Lopez <vimeseguer@mac.com>

Enviado el: miércoles, 13 de octubre de 2021 10:22

Para: Paola Sanchez Garcia <paola.sanchez@NETCheck.es>
Asunto: Re: agua abedul

Hola Paola,

Acabo de ver que Remica me ha cobrado en la cuenta el arreglo del cuarto de caldera. Tengo
domiciliados los pagos del mantenimiento,

No hay presion de agua y estan viendo de donde puede venir.

Si quieres haces el descuento del agua.

¢éLes digo que hagan la factura a vuestro nombre?
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Gracias
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